Core-PE

De: Core-PE <core-pe@core-pe.org.br>

Enviado em: terca-feira, 27 de fevereiro de 2024 11:46

Para: 'Luiz Henrique Costa De Souza'

Assunto: RES: 11/03/2024 - PE/1/2024 - CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES

COMERCIAIS - CORE - PE

Prezado Luiz Souza,

Seguem as respostas aos esclarecimentos solicitados.

1.

Vocés ja possuem fornecedor para objeto licitado? Se sim, qual empresa é a atual fornecedora e qual a taxa
aplicada? E por qual motivo estad havendo a rescisdo do contrato? R.: Sim; SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS
E COMERCIO S.A.; TAXA ZERO; ndo houve rescisdo, o prazo contratual esta chegando ao seu final.

Vai ser aceita taxa negativa? R.: Nao é permitida legalmente a taxa negativa.

Sendo vedada a possibilidade de taxa negativa, e que seria impossivel de se falar em tratamento diferenciado
para ME’s e EPP’s, pois conforme o caso concreto aqui apresentado, todas as empresas estariam em igualdade
de condi¢des de participagdo, é correto entendimento de que em caso de empate entre duas ou mais
propostas, sera aplicado o disposto no Art. 32, “PAR”22 e “PAR”22 do art. 45 ambos da Lei 8.666/93? Fazendo
com que dessa forma o sorteio ocorra entre todas licitantes indiferentemente do porte da empresa? R.:
N3ao, sera conforme a legisla¢ao vigente — art. 60 da Lei 14.133 e previsdo no termo de referéncia, item 5.19
e seus subitens.

Qual o quantitativo de estabelecimentos necessdrios para compor a rede credenciada? R.: Nao fora
estabelecido em Edital o quantitativo, mas sim que sejam suficientes para que os funcionarios do Core-PE
em Recife e em Caruaru possam se alimentar no intervalo intrajornada de 1h de duragdo. Ou seja,
estabelecimentos vizinhos a sede do Core-PE em Recife/PE e a sua Delegacia em Caruaru/PE, no minimo.
Qual o prazo para a entrega da rede de estabelecimentos credenciada? R.: No momento da assinatura do
contrato, conforme o subitem 8.1.3. do Termo de Referéncia.

Qual prazo de pagamento a contratada pelo repasse do beneficio? R.: a partir do crédito no cartdo dos
empregados, a nota fiscal é gerada e demais documentos habilitatérios encaminhados pela contratada,
conforme edital. Estando toda a documentacdo em conformidade, o boleto é gerado com prazo de
pagamento para 30 dias.

Atenciosamente,

Conselho Regional dos

Poliana B. de Andrade Vieira

Gerente Geral
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Representantes Comerciais (08 1] 2127-1400 | (08 1] 2127-1402 (Rama-l]

no Estado de Pernambuco wmv.core—pe.org.br

De: Luiz Henrique Costa De Souza <luiz.souza@bkbank.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 09:55



Para: core-pe@core-pe.org.br; cge@core-pe.org.br
Assunto: 11/03/2024 - PE/1/2024 - CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS - CORE - PE

Prezados, bom dia!!!

Somos da empresa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, inscrita sob o CNPJ n? 16.814.330/0001-50, informamos
gue temos o interesse em participar do Pregdo Eletronico 1/2024 e solicitamos as seguintes informacdes:

1. Vocés ja possuem fornecedor para objeto licitado? Se sim, qual empresa é a atual fornecedora e qual a taxa
aplicada? E por qual motivo esta havendo a rescisdo do contrato?

2. Vai ser aceita taxa negativa?

3. Sendo vedada a possibilidade de taxa negativa, e que seria impossivel de se falar em tratamento diferenciado
para ME’s e EPP’s, pois conforme o caso concreto aqui apresentado, todas as empresas estariam em igualdade
de condi¢Oes de participacdo, é correto entendimento de que em caso de empate entre duas ou mais
propostas, sera aplicado o disposto no Art. 32, “PAR”22 e “PAR”22 do art. 45 ambos da Lei 8.666/93? Fazendo
com que dessa forma o sorteio ocorra entre todas licitantes indiferentemente do porte da empresa?

4. Qual o quantitativo de estabelecimentos necessdrios para compor a rede credenciada?

5. Qual o prazo para a entrega da rede de estabelecimentos credenciada?

6. Qual prazo de pagamento a contratada pelo repasse do beneficio?

Aguardamos retorno o mais breve possivel.

Cordialmente,

(T

g . Luiz Souza
b{ bank | ;4

| p——

bkbank.com.br
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